Bar nosfolt Seguretat (Barnasfalt) <seguretat@barnasfalt.com>

Re: DUBTES

1 missatge
Eléctrica Canet Granollers S.L. <taller@electricacanet.cat> 11 de juny de 2020 a les 15:59
Per a: "Seguretat (Barnasfalt)" <seguretat@barnasfalt.com>

Bona tarda Yolanda,

T'adjunto documentacio de Jordi Galo.
El rebut d'autonom de maig, no I'hi varen cobrar, ja que I'hi tenien que fer abonament dels mesos de Marg i Abril,
degut al COVID-19 i fins avui, encara no I'hi han passat el carrec.

Salutacions

Joan

----- Original Message -----

From: Seguretat (Barnasfalt)

To: Eléctrica Canet Granollers S.L.

Sent: Wednesday, June 10, 2020 6:47 PM
Subject: Re: DUBTES

Bona tarda Joan,

Em sap greu no trobo les altes d'aquests treballadors en cap dels correus que em vas passar, potser no em va
arribar, Sisplau passa-m'ho un altra vegada.

Com que el Jordi Galo és subcontractat vostre, t'adjunto document de "declaracié de segon subcontractista”
perqué l'omplis conforme subcontractes al Jordi, ho signeu i segelleu. | d'aquest noi em fara falta la seglient
documentacio:

-Rebut autdbnom de maig.

I que vingui a signar el llibre de subcontractacié a les nostres oficines, si no pot venir, t'adjunto autoritzacié de
signatura, i si us autoritza a signar en el seu nom, dimarts quan vingui el senyor Albert Canet que ho signi, com us
vagi bé.

Moltes gracies i salutacions,

Yolanda,

Missatge de Electrica Canet Granollers S.L. <taller@electricacanet.cat> del dia dc., 10 de juny 2020 a les 18:27:
Bona tarda Yolanda,

Referent a I'Albert Canet i jo, et vaig posar la documentacid, perque en algunes ocasions portem materials a les
obres, i per aixo t'ho vaig adjuntar.

Referent al Jordi Galo que es autdonom, el subcontractem i ens fa factura.
Ja t'aniré preparant la documentacio que et falta que m'has demanat en un altre correo.

Em demanes les altes a le seguretat social de Eduard Gelpi i Juan Manuel Palomo, i t'ho vaig adjuntar en un
dels correos que et vaig passar documentacio.

Mira si ho tens i sino t'ho torno a passar
Gracies i salutacions

Joan

————— Original Message -----
From: Seguretat (Barnasfalt)




K CalxaBank

Domiciliacion de pagos

Cargo
Fecha Cadigo Cuenta Cliente (CCC) Tdentificador cuenia IBAN ’l_!eferencia
30.04.2012100 5819 28 0100030221 |[ESO5 2100 5819 2801 0003 0221 |080492368184
Fecha Valor |Entidad ordenante/identificador(*) Titular A tilieamas nie Homas
30.04.20(TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS GALO PUENTE JORGE S aInan e ha
ES75005Q2827003A referencia el cargo que
PERIODO LIQUIDACION: 04/2020-04/2020 se detalla,
(*) Los datos que figuran
han sido facilitados por
la entidad ordenante.
Para cualquier aclaracién,
debe dirigirse a esta.
ULT.DEU. :GALO PUENTE JORGE
ID.ULT.DEUDOR:07080492368184
REF.SEPA BASICO0:200400508049236818414011
Importe
' JORGE GALO PUENTE 05819 283,31
REBECA BLANCO TAURIZ
ENGINYER 54 4 2 Total
08402 GRANOLLERS  BARCELONA 283,31

Director Ejecutivo
de Medios
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